
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-2 / Bilfen 7.Sınıf Deneme Sınavı-2 20-12-2019
Mardin - MİDYAT - İstiklal Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 78 - FURKAN TAŞDEMİR 7 / C 14 1 13.67 4 6 2.00 8 2 7.33 1 3 0.00 12 3 11.00 9 5 7.33 48.00 20.00 41.33 344.433 7498 1 1 1
2 87 - SÜMEYYE GÜNEL 7 / A 9 6 7.00 4 5 2.33 8 2 7.33 8 2 7.33 14 1 13.67 9 5 7.33 52.00 21.00 44.99 343.300 7630 2 2 2
3 43 - HAMDİYE EKİN 7 / A 10 3 9.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 3 5.00 13 2 12.33 9 6 7.00 49.00 23.00 41.33 332.200 8549 3 3 3
4 57 - MELEK TEKİN 7 / C 12 2 11.33 3 1 2.67 9 0 9.00 0 0 0.00 8 6 6.00 12 3 11.00 44.00 12.00 40.00 327.767 8909 4 4 4
5 85 - SEMA AKPINAR 7 / C 12 3 11.00 6 3 5.00 8 2 7.33 5 4 3.67 11 2 10.33 7 7 4.67 49.00 21.00 42.00 326.667 9000 5 5 5
6 151 - HAKAN ALPAR 7 / B 14 1 13.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 11 2 10.33 7 6 5.00 46.00 25.00 37.67 322.233 9372 6 6 6
7 95 - AHİN ERGÜN 7 / C 11 2 10.33 6 4 4.67 7 2 6.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 6 5.00 47.00 18.00 41.00 303.333 11107 7 7 7
8 159 - HAMZA AKKURT 7 / C 11 3 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 3 4.00 2 0 2.00 10 4 8.67 41.00 17.00 35.34 286.700 12473 8 8 8
9 225 - NİSA RENDE 7 / B 7 6 5.00 5 4 3.67 6 4 4.67 6 3 5.00 13 1 12.67 6 8 3.33 43.00 26.00 34.34 284.467 12719 9 9 9

10 110 - ZEYNEP ARSLAN 7 / C 11 3 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 1 7 -1.33 6 5 4.33 8 6 6.00 42.00 25.00 33.67 280.000 13160 10 10 10
11 99 - EYLEM AKYÜZ 7 / C 13 2 12.33 6 3 5.00 8 2 7.33 5 4 3.67 5 7 2.67 6 9 3.00 43.00 27.00 34.00 273.333 13803 11 11 11
12 237 - ŞEHMUS GÖKTEKİN 7 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 11 0.33 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 268.867 14260 12 12 12
13 118 - DİLBER İŞLER 7 / B 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 6 7.00 6 9 3.00 42.00 33.00 31.00 264.433 14672 13 13 13
14 240 - ŞÜKRAN AKYÜZ 7 / C 10 4 8.67 3 7 0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 39.00 35.00 27.34 240.033 17112 14 14 14
15 120 - ELİF ÖZKAN 7 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 8 3.33 4 11 0.33 38.00 36.00 25.99 226.600 18644 15 15 15
16 285 - MUHAMMED BULAT 7 / C 10 3 9.00 6 2 5.33 6 3 5.00 2 1 1.67 3 2 2.33 1 0 1.00 28.00 11.00 24.33 222.200 19070 16 16 16
17 226 - ÖMER YAŞAR 7 / B 6 8 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 4 7 1.67 6 9 3.00 35.00 34.00 23.67 205.567 20907 17 17 17
18 86 - SEVİLAY AKINCI 7 / A 6 8 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 4 3.67 5 7 2.67 6 7 3.67 33.00 35.00 21.34 203.367 21109 18 18 18
19 42 - GÜLİSTAN ELGAZELE 7 / A 5 8 2.33 6 3 5.00 7 3 6.00 5 4 3.67 5 10 1.67 6 8 3.33 34.00 36.00 22.00 197.767 21739 19 19 19
20 12 - EDANUR DÖNDAR 7 / A 9 3 8.00 5 2 4.33 7 1 6.67 4 5 2.33 2 10 -1.33 4 9 1.00 31.00 30.00 21.00 195.567 21967 20 20 20
21 177 - LEMAN TOLAN 7 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 3 4.00 1 3 0.00 2 4 0.67 29.00 24.00 21.01 191.167 22427 21 21 21
22 246 - YEŞİM AKBULUT 7 / B 4 11 0.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 32.00 43.00 17.66 184.400 23254 22 22 22
23 16 - ZEYNEP DEMİR 7 / A 7 6 5.00 5 3 4.00 5 3 4.00 6 3 5.00 3 12 -1.00 5 9 2.00 31.00 36.00 19.00 183.333 23302 23 23 23
24 106 - ZEYNEP AKYÜZ 7 / A 3 11 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 5 9 2.00 27.00 46.00 11.66 153.300 26555 24 24 24
25 47 - İSLAM ASLAN A 7 / A 7 6 5.00 4 5 2.33 5 5 3.33 3 4 1.67 1 9 -2.00 3 8 0.33 23.00 37.00 10.66 146.633 27228 25 25 25
26 24 - BÜNYAMİN ŞEREFHAN 7 / A 6 8 3.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 27.00 47.00 11.32 146.600 27251 26 26 26
27 103 - YUSUF CAN AKBULUT 7 / C 6 8 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 25.00 48.00 9.00 144.433 27383 27 27 27
28 45 - İBRAHİM ERCAN 7 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 27.00 48.00 11.00 140.000 27786 28 28 28
29 23 - BURAKY AŞAR 7 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 122.233 29278 29 29 29
30 74 - SEDANUR AKINCI 7 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 122.200 29332 30 30 30
31 166 - İBRAHİM DEMİR 7 / B 3 12 -1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.67 117.800 29583 31 31 31
32 13 - BAKİ TOLAN 7 / C 4 11 0.33 4 6 2.00 8 2 7.33 2 6 0.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 20.00 38.00 7.33 117.767 29640 32 32 32
33 55 - MED ABDULLAH AKBULUT 7 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 0 12 -4.00 2 13 -2.33 24.00 48.00 8.00 115.567 29784 33 33 33
34 200 - ABDUL AKİM ACAR 7 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 108.867 30261 34 34 34
35 144 - FURKAN AKAN 7 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 12 -3.00 6 9 3.00 20.00 53.00 2.32 108.833 30317 35 35 35
36 90 - ŞÜKRİYE ATUĞ 7 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 2 13 -2.33 18.00 56.00 -0.67 92.200 31084 36 36 36
37 44 - HASAN SAVCI 7 / A 1 12 -3.00 2 6 0.00 6 3 5.00 0 9 -3.00 1 8 -1.67 4 9 1.00 14.00 47.00 -1.67 82.200 31476 37 37 37
38 248 - YUSUF AKYÜZ 7 / B 1 14 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 77.767 31595 38 38 38
39 63 - MUYESER OSMAN 7 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 1 14 -3.67 15.00 60.00 -5.01 73.267 31713 39 39 39

Genel 6.89 4.61 6.35 3.58 5.12 4.62 31.16 259.282 32000
İl 5.12 2.56 5.43 2.14 2.68 2.44 20.36 201.985 39

İlçe 5.12 2.56 5.43 2.14 2.68 2.44 20.36 201.985 39
Kurum 5.12 2.56 5.43 2.14 2.68 2.44 20.36 201.985 39

ORTALAMALAR KATILIMLAR


